1/9/23,16:07 Correo de Merqueo - Inconformidad con una factura

Pres Merqueo <pres@merqueo.com>

Inconformidad con una factura

Velandia Vega, Lina Maria <LVeland@scj.com> 1 de septiembre de 2023, 13:30
Para: Pres Merqueo <pres@merqueo.com>

Cc: "Sanchez, Juliana" <JSanche15@scj.com>, "pbetancourt@hblegal.com.co" <pbetancourt@hblegal.com.co>, "mediadorpres@gmail.com"” <mediadorpres@gmail.com>, Harold David Betancourt Soto <hbetancourt@merqueo.com>,
"mpineros@merqueo.com" <mpineros@merqueo.com>, Pres Merqueo <pres@merqueo.com>, Diego Castrillon Montoya <dcastrillon@merqueo.com>
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Hola team Merqueo

De acuerdo a la Ultima revision (Adjunto soporte) y segun correo adjunto, después de la modificacién de unos montos la deuda quedaria actualizada por el siguiente monto (44M) con el que estamos de acuerdo para poder llegar a negociacion.

Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 6.252.927 35569 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 5.030.802 535567 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR B.597.625 535568 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 5.708.716 035566 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 1895.870 035734 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 674.730 535733 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 177.229 535737 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 733.161 535735 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR b 167.559 636092 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR b 970.686 636093 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 1.917.297 636094 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 1.643.719 36095 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR b 102.152 536098 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 1 277.687 536099 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR b90.020 536097 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 1340473 36096 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR k.025.983 536344 DIRECTA
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Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR b 590.480 636347 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR U 779.655 636346 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 1 205.124 636345 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR -1.028.195 9711731 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR -1.065.204 29834363 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR '131 999 0097049 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR '2'300.000 ;5;.2-1 341 EXTRAPAC DICIEMBRE |5 R o7
ITOTAL Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase Total 144.946.497 DIRECTA

[El texto citado esta oculto]

—————————— Mensaje reenviado ----------
From: "Sanchez, Juliana" <JSanche15@scj.com>

To: "Velandia Vega, Lina Maria" <LVeland@scj.com>

Cc:
Bcc:
Date: Fri, 1 Sep 2023 16:58:54 +0000

Subject: FW: CIERRE DE CONCILIACION SC JOHNSON

Mira Linis este es el correo de Merqueo

From: Harold David Betancourt Soto <hbetancourt@merqueo.com>

Sent: Friday, September 1, 2023 11:38 AM
To: Sanchez, Juliana <JSanche15@scj.com>

Cc: Marcela Pifieros Aguilar <mpineros@merqueo.com>; Pres Merqueo <pres@merqueo.com>; Diego Castrillon Montoya <dcastrillon@merqueo.com>

Subject: CIERRE DE CONCILIACION SC JOHNSON

EXTERNAL EMAIL: This email was sent by an individual outside of the organization. Do not send confidential information, reply, click links, or open attachments unless you confirm the source.

Buenas tardes

Reciban un cordial saludo

De acuerdo a la reunion sostenida se confirma la reversion de la nota que no aplicada:

Documento |Doc [Fecha Vencimiento

Total

Pago total

Nombre SN

535569 TT 16/03/2023|

16/03/2023| $6.252.927,00| $ 6.252.927,00

Sc Johnson & son Colombiana S A
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535567 TT 16/03/2023 16/04/2023| $5.030.802,00| $ 5.030.802,00|Sc Johnson & son Colombiana S A
535568 TT 17/03/2023 17/05/2023| $ 3.597.625,00| $ 3.597.625,00|Sc Johnson & son Colombiana S A
535566 TT 18/03/2023 18/03/2023| $5.708.716,00| $ 5.708.716,00/Sc Johnson & son Colombiana S A
535734 TT 23/03/2023 23/03/2023 $ 895.870,00 $ 895.870,00|Sc Johnson & son Colombiana S A
535733 TT 23/03/2023 23/03/2023| $ 674.730,00 $ 674.730,00|Sc Johnson & son Colombiana S A
535737 TT 23/03/2023 21/05/2023 $177.229,00 $ 177.229,00[Sc Johnson & son Colombiana S A
535735 TT 28/03/2023 27/05/2023] $733.161,00 $ 733.161,00[Sc Johnson & son Colombiana S A
536092 TT 30/03/2023 30/03/2023 $2.167.559,00| $ 2.167.559,00|Sc Johnson & son Colombiana S A
536093 TT 30/03/2023 30/03/2023| $2.970.686,00( $ 2.970.686,00/Sc Johnson & son Colombiana S A
536094 TT 30/03/2023 30/04/2023] $1.917.297,00{ $ 1.917.297,00|Sc Johnson & son Colombiana S A
536095 TT 30/03/2023 30/04/2023 $1.643.719,00| $ 1.643.719,00|Sc Johnson & son Colombiana S A
536098 TT 30/03/2023 28/05/2023| $2.102.152,00( $ 2.102.152,00/Sc Johnson & son Colombiana S A
536099 TT 30/03/2023 28/05/2023| $1.277.687,00( $ 1.277.687,00/Sc Johnson & son Colombiana S A
536097 TT 31/03/2023 30/05/2023] $290.020,00 $290.020,00(Sc Johnson & son Colombiana S A
536096 TT 31/03/2023 30/05/2023| $ 1.340.473,00| $ 1.340.473,00|Sc Johnson & son Colombiana S A
536344 TT 5/04/2023] 5/05/2023| $4.025.983,00| $ 4.025.983,00/Sc Johnson & son Colombiana S A
536347 TT 5/04/2023 3/06/2023| $2.590.480,00| $ 2.590.480,00/Sc Johnson & son Colombiana S A
536346 T 5/04/2023 3/06/2023| $4.779.655,00| $4.779.655,00|Sc Johnson & son Colombiana S A
536345 TT 10/04/2023 9/06/2023| $1.295.124,00| $ 1.295.124,00/Sc Johnson & son Colombiana S A
29711731 PC 27/04/2023 19/04/2023| -$ 1.028.195,00| -$ 1.028.195,00|Sc Johnson & son Colombiana S A
29834363  |PC 22/05/2023 15/05/2023| -$ 1.065.204,00| -$ 1.065.204,00|Sc Johnson & son Colombiana S A
50097049 |PC 23/06/2023 21/06/2023]  -$ 131.999,00{  -$ 131.999,00|Sc Johnson & son Colombiana S A

De igual manera se confirma que la factura FEO-1341, emitida por Merqueo y reportada en el informe PRES debe ser tenida en cuenta y queda de compromiso de parte del equipo de SC JOHNSON su aplicacion:
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31/08/2023 Rte fuente Rte ica Rte iva
Codigo SN Nombre SN Factura Concepto E:z:‘uara Vencimiento |Dias atraso | Saldo Final ([Subtotal Iva 4% 2,5%{11%0,414%|0,2%(0,966%|15% Total
S C JOHNSON & SON EXTRA PAC DICIEMBRE
CN860029978 COLOMBIANA SA FEO-1341 5022 16/03/2023| 15/04/2023 138 2.300.000 2.000.000 380.000 80.000 2.300.000

En resumen los valores que quedan en el informe PRES son los siguientes:

Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 6.252.927 535569 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 5.030.802 535567 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 3.507.625 535568 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 5.708.716 535566 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 395.870 5635734 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 674.730 5635733 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 177.229 535737 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 733161 535735 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR b 167.559 536092 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR b 970.686 536093 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 1.917.297 536094 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 1.643.719 536095 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 0.102.152 536098 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 1.077.687 536099 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 500,020 536097 DIRECTA
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[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje

FW: CIERRE DE CONCILIACION SC JOHNSON.eml
Q 181K
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Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 1.340.473 536096 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 4.025.083 536344 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR ».590.480 5636347 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR 4.779.655 536346 DIRECTA
Sc Johnson & son Colombiana S A 860029978 Quinta clase IACREEDOR
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